Dicorp

De:

Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Fusion Comunicacgao Visual <atendimentofusioncv@gmail.com>
terca-feira, 12 de fevereiro de 2019 14:01

Dicorp

Re: Solicitacdo de Orcamento Fundo de Palco

OC N° 1070219 - FUNDO DE PALCO.pdf

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar

Status do sinalizador: Sinalizada

Categorias:

Categoria Vermelha

Segue, em anexo, orgamento atualizado.

Grato

JoaoDiogenes

GRUPO
‘O jeito certo de

mSi@m | imprimir idéias’

Solucoes em impressdo. 61.3039-3866 / 3233.7826

% ‘ COMUNICAGAO VISUAL / GRAFICA OFFSET J SIA Quadra 3C Lote 24 - Brasilia-DF

REGRAS IMPORTANTES
Para inicio da producéio sera necessario pagamdhtiI® de 50% do valor do servico.
Pagamentos podem ser feitos por meio de depdaitdocde crédito ou débito e boleto.
Pagamentos por boleto somente acima de R$ 20@00m&/diante autorizagdo do setor financeiro.
A FUSION nao se responsabiliza por erros 'feyg@uts e/ou cores aprovadas pelo cliente e/ou respohsave
Em determinados servigos havera taxa de entregestalacao.
As datas de entrega do servigo deverdo ser defieisiacomum acordo entre a FUSION e o Cliente.

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL - AG.: 3599-8 / C.C: 116279-9
CNPJ: 10.940.742/0001-50
Enviar o comprovante de pagamento patandimentofusioncv@gmail.oo

ATENDIMENTO
2° a 6° feira de 8h as 12h e 13h15 as 18h
Nao abrimos aos sabados.

Em ter, 12 de fev de 2019 as 09:46, Dicodizerp@mec.gov.br escreveu:

Prezado Jodo peco-lhe a gentileza de corrigir duas informac¢des em sua proposta:



1) O prazo de entrega que estd em 60 dias, precisa atender ao disposto no projeto bdsico que é de 15 dias, conforme
item 8.1;

2) Avalidade da proposta deve ser de 60 dias, conforme art 64 § 32 da Lei 8666/93.

Atenciosamente,

Divisdo de Compras e Registro de Precos - DICORP

Coordenacao de Gestéo de Licitacdes
Luis Fernando Bertol

Coordenac&o-Geral de Licitagdes e Contratos luis.bertol@mec.gov.br
Fone: (61) 2022-7066

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Secretaria Executiva

F&EX Ministério da Educacao
Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”, Anexo |, 3tdar, sala 347.

_ . De: Fusion
CEP: 70.047-900 — Brasilia — DF. Comunicacgio Visual

[mailto:atendimentofusioncv@gmail.com]

Enviada em: segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 10:59
Para: Dicorp

Assunto: Re: Solicitagdo de Orgamento Fundo de Palco

Segue, em anexo, orgamento solicitado.

Grato

JoaoDiogenes



GRUPO
‘O jeito certo de
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~S¢?' NiNe R amprecsae 61.3039-3866 / 3233.7826

S | COMUNICAGAO VISUAL / GRAFICA OFFSET ' SIA Quadra 3C Lote 24 - Brasilia-DF

REGRAS IMPORTANTES
Para inicio da producéo sera necessario pagamdhid® de 50% do valor do servico.
Pagamentos podem ser feitos por meio de depdaitdocde crédito ou débito e boleto.
Pagamentos por boleto somente acima de R$ 20@00m&/diante autorizagdo do setor financeiro.
A FUSION néo se responsabiliza por erros 'feyuts e/ou cores aprovadas pelo cliente e/ou respohsave
Em determinados servigos havera taxa de entregestalacao.

As datas de entrega do servigo deverdo ser defieisiacomum acordo entre a FUSION e o Cliente.

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL - AG.: 3599-8 / C.C: 116279-9
CNPJ: 10.940.742/0001-50

Enviar o comprovante de pagamento patandimentofusioncv@gmail.oo

ATENDIMENTO
2° a 6° feira de 8h as 12h e 13h15 as 18h

Nao abrimos aos sabados.

Em qui, 7 de fev de 2019 as 13:28, Dicodicoerp@mec.gov.br escreveu:




De: Dicorp

Enviada em: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 09:42
Para: 'licitacoes@fusioncv.com.br

Assunto: Solicitacdo de Or¢camento Fundo de Palco

Prezado (a) Senhor (a),

Estamos procedendo pesquisa de precos paraa Confeccdo e montagem de 2(dois) fundos de palco tipo cortina
para afixacdo na Sala de Atos e no Auditério do Edificio-sede do Ministério da Educagdo, em Brasilia/DF,
conforme Projeto Basico anexo.

Desta forma, solicitamos a V.S2 gentileza de endaaniproposta de preco ao Ministério da Educaca@&ME
na maior brevidade possivepor meio do e-mailduis.bertol@mec.gov.hrdicorp@mec.gov.bou ainda,
em nosso endereco: Esplanada dos Ministérios Bhdxo | Sala 347 - CEP: 70.047-900, nessa capital.

N3do havendo interesse dessa empresa, solicitamos manifestar-se por escrito.

Lembramos que os pregos deverao incluir todas as despesas com impostos, taxas, contribuicdes, frete,
seguros e demais encargos necessarios e que os servicos deverao estar disponiveis nos dias e horarios acima
especificados.

Ressaltamos que a proposta deveré ter validadimfefior a 60 (sessenta) dias, devidamente datada e
assinada, observando-se atentamente a especificacédo

Para maiores esclarecimentos ou, em caso de duvidas, contatar-nos pelo telefone (0xx61) 2022-7066.

Atenciosamente,

Divisdo de Compras e Registro de Precos - DICORP

Coordenacao de Gestéo de Licitacdes
Luis Fernando Bertol

Coordenacao-Geral de Licitagbes e Contratos luis.bertol@mec.gov.br
Fone: (61) 2022-7066

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Secretaria Executiva



Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”, Anexo |, 3tdar, sala 347.

CEP: 70.047-900 — Brasilia — DF.
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8 de fevereiro de 2019

PARA: MINISTERIO DA EDUCACAO - MEC GABINETE DO MINISTRO

CNPJ/CPF :  00.394.445/0001-01 Insc. Estadual :  ISENTO

Orcamento n°1070219
Enderego : ESP DOS MINISTERIOS S/N BLOCO 4 9 ANDAR
Cidade : BRASILIA Bairro :

EIXO MONUMENTAUF : CEP : 70050-000

A/C : ESCALA Telefones: - .......... - E-mail:

Cliente: MINISTERIO DA EDUCACAO - MEC GABINETE DO MINISTRO

Campanha/Titulo :  Solicitagdo de Orgamento Fundo de Palco - dicorp@mec.gov.br - 07/02/2019

ORCAMENTO

FUSION COMUNICAGAO VISUAL LTDA ME
10.940.742/0001-50

Razao Social :

CNPJ:

Inscrigao Estadual : 07.523.398/001-83

Prezado(a) Senhor

(a), O GRUPO FUSION . empresa sediada no SIA QUADRA 3C LOTE 24 Brasilia DF, empresa prestadora de
servicos de impressao nos seguimentos Graficos, Grafica Rapida, Grandes Formatos e Comunicagao.

Tem a satisfagdo a apreciacéo de V.S? da seguinte Proposta:

1- OBJETO
ITEM | QTD PEGA/PRODUTO ESPECIFICAGAO INSTA- || \RGURA [ALTURA| ACABAMENTO | VALOR VALOR
LADO UNITARIO TOTAL
1 Egﬁgﬁ\lgﬁ I%‘\Sl}iOL/;gggM LONA FOSCA IMPRESSA EM . 4 27 [
ETRUTURA S BT AR DE. POLICROMIA Sim M M R$ 2.160,00 R$ 2.160,00
ALUMIO COM
ACIONAMENTO
ELETRONICO POR MEIO
DE UM SISTEMA
MOTORIZADO FIXADO
DENTRO DO TUBO
FUNDO DE PALCO - TIPO LONA FOSCA IMPRESSA EM . ‘
1 CORTINA - INSTALADO EM POLICROMIA Sim 49M 29M R$ 2.639,00 R$ 2.639,00
ESTRUTURA TUBULAR DE
ALUMIO COM
ACIONAMENTO
ELETRONICO POR MEIO
DE UM SISTEMA
MOTORIZADO FIXADO
DENTRO DO TUBO
Valor total R$ 4.799,00
Validade da proposta: 60 dias
Desconto
Prazo de entrega: 15 dias uteis
Valor a pagar R$ 4.799,00

Forma de pagamento: DEPOSITO BANCARIO

Tipo de pagamento: 2-APRAZO

Prazo para pagamento: 30

Dados Bancario para Deposito : Banco :BANCO DO BRASIL Agéncia : 3599-8 Conta : 116279-9

Observagéo :

CNPJ :00394445000101

atendimento@grupofusiondf.com.br - www.grupofusiondf.com.br

MINISTERIO DA EDUCACAO

FLAVIO S.ALVES MELO
DIRETOR COMERCIAL

RG @EEES-SSP/DF - CPF : Gl

GRUPO FUSION
SIA QUADRA 3C LOTE 24 - CEP 71200-035 - Brasilia-DF - Fone: (61) 3039-3866 / 3233 7826

12/02/2019 14:00:22




